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§ 28 
 

Information  
 
Miljöchef Helene Boström informerar om  tillsyn om förorenade områden 
och om livsmedelskontrollen.  
 
Stadsarkitekt Jamal Esfahani informerar om ärendet Danderyd 2:22 om dess 
ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod och mast.  
 
__________  
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§ 29 MSN 2025/11 
 

Budgetuppföljning per mars 2025 för Miljö-och 
stadsbyggnadsnämnden 

Ärende 
Ärendet avser budgetuppföljning per mars 2025 för miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden. För år 2025 prognostiserar nämnden en positiv 
avvikelse mot budget med 0,6 miljoner kronor vilket motsvarar 2 procent av 
budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre 
personalkostnader. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar budgetuppföljning per mars 2025 
och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och 
finner att nämnden bifaller det. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar budgetuppföljning per mars 2025 
och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
__________ 
Expedieras 
Kommunstyrelsen  
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§ 30 M 2025-263 
 

Uppföljning av kontroll- och tillsynsplan per mars 2025 

Ärende 
Den 11 december 2024 antog miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
kontrollplanen för livsmedelskontrollen (§ 151, dnr M-2024-818) respektive 
tillsynsplanen (§ 150, dnr M-2024-817) för 2025. 
För att få en överblick över progressen inom livsmedelskontrollen och 
miljö- och hälsoskyddstillsynen sker en uppföljning av kontroll- och 
tillsynsplanen per mars respektive per augusti 2025. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden noterar informationen och lägger 
redovisningen till handlingarna. 

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens 
förslag.  

Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och 
finner att nämnden bifaller det. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden noterar informationen och lägger 
redovisningen till handlingarna. 
__________  
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§ 31 MSN 2023/138 
 

Detaljplan för Danderyds sjukhus inom Sjukhuset 5 
och 6, Beslut om plansamråd  

Ärende 
Den 13 juni 2022 (§ 99) gav kommunstyrelsen kommunledningskontoret 
uppdraget att ta fram ett planprogram för Danderyds sjukhus och dess 
närområde. Planprogrammet antogs av kommunstyrelsen 29 januari 2024 (§ 
27) och samtidigt beslutades om planuppdrag för detaljplanearbetet (§ 28). 
Detaljplanen bedöms vara en viktig förutsättning för att skapa en modern 
detaljplan att pröva framtida bygglov utifrån.  
Bakgrunden till behovet av utökad byggrätt är att regionen har identifierat 
ett växande behov av sjukvård i norra delen av regionen. Den moderna 
sjukvården är mer utrymmeskrävande och ställer nya krav på lokaler.  
Planförslaget medger en flexibel utveckling av fastigheterna Sjukhuset 5 
och 6 vilka föreslås utvecklas i en kvartersstruktur som ska kunna hantera 
framtida förändringar i vårduppdragets innehåll, där olika verksamheter kan 
flytta runt inom fastigheterna och ändra innehåll utan att påverka andra delar 
av sjukhusverksamheten. Det möjliggör en utveckling mot en kompakt, mer 
resurssnål och effektiv byggnadsstruktur där tillväxten i huvudsak i 
huvudsak lokaliseras i östra delen av planområdet. Parken och grönytorna 
kan därför bevaras som läkande miljöer och rekreationsområde. 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att samråd kan genomföras för 
detaljplanen för Danderyds sjukhus. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att samråd ska genomföras för 
förslag till  
detaljplan för Danderyds sjukhus inom fastigheterna Sjukhuset 5 och 6. 

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens 
förslag.  

Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och 
finner att nämnden bifaller det. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att samråd ska genomföras för 
förslag till detaljplan för Danderyds sjukhus inom fastigheterna Sjukhuset 5 
och 6. 
__________  
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§ 32 B 2024-000998 
 

POPPELN 21 (KUNGSVÄGEN 27) - Ansökan om 
utvändig ändring av enbostadshus 

Ärende 
Ärendet avser bygglov för utvändiga fasadändringar på fastigheten Poppeln 
21. 
Fastigheten omfattas av detaljplan S358 med beteckningen BÖI. Fastigheten 
ligger enligt kulturmiljöhandboken inom ett potentiellt särskilt 
kulturhistoriskt värdefullt område - Modernismen i Stocksund och området 
utgör kommundelens bäst bevarade exempel på modernismens 
grupphusbebyggelse. De enhetliga bebyggelsemiljöerna illustrerar den 
modernistiska arkitekturens stil- och stadsplaneideal under 1960- och 1970-
talet och speglar tidens experimentlusta avseende material och formspråk. 
Miljön är viktig för förståelsen av Stocksunds bebyggelseframväxt. 
Huvudbyggnaden på fastigheten bedöms kulturhistoriskt särskilt värdefull, 
enligt 8 kap. 13 § PBL. 
  
Förslaget strider inte mot detaljplanen men förslaget bedöms inte uppfylla 
kraven på utformning och gestaltning, samt anpassning till befintligt 
enbostadshus och den samstämmiga bebyggelsemiljön. Huvudbyggnaden 
har, tillsammans med övriga huvudbyggnader i kvarteret ett planstridigt 
utgångsläge, både vad avser våningsantalet samt byggnadshöjden. 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att det saknas förutsättningar för 
att bevilja lov för den del av ansökan som avser en pergola på övervåningen 
i fasad mot gatan. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om 

bygglov i den del som avser en ny pergola samt rivning av 
det avgränsande träplanket med stöd av 9 kap. 30 & 34 §§ 
plan- och bygglagen, PBL. 

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ger bygglov för övriga 
utvändiga ändringar med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 
bygglagen, PBL. 

3. Avgiften för handläggningen är 10 236 kronor i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 

4. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 
framgår av tjänsteutlåtandet i ärendet. 
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Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 
  

Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och 
finner att nämnden bifaller det. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om 
bygglov i den del som avser en ny pergola samt rivning av 
det avgränsande träplanket med stöd av 9 kap. 30 & 34 §§ 
plan- och bygglagen, PBL. 

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ger bygglov för övriga 
utvändiga ändringar med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 
bygglagen, PBL. 

3. Avgiften för handläggningen är 10 236 kronor i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 

4. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 
framgår av tjänsteutlåtandet i ärendet. 

__________  
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§ 33 B 2025-000118 
 

SKOLAN 20 (STUDIEVÄGEN 4) - Tidsbegränsat 
bygglov för skolpaviljonger  

Ärende 
Byggnadsnämnden beviljade den 8 maj 2012 ett tidsbegränsat bygglov för 
nybyggnation av skolpaviljonger. 
Den 30 augusti 2017 beviljade Miljö- och stadsbyggnadskontoret en 
förlängning av det tidsbegränsade bygglovet för skolpaviljongerna. Detta 
bygglov löpte ut den 30 juli 2022. 
Med hänsyn till det betydande behovet har 
Samhällsutvecklingsförvaltningen ansökt om en förlängning av det 
tidsbegränsade bygglovet till och med den 8 maj 2027. Eftersom det tidigare 
bygglovet har löpt ut, avser ansökan ett tidsbegränsat bygglov i efterhand 
för skolpaviljongerna. 
Då en ansökan om förlängning av bygglovet har inkommit, kan varken 
föreläggande eller sanktionsavgift för underlåten avveckling påföras. 
Bedömningen är att det finns förutsättningar att bevilja en ytterligare 
förlängning upp till den maximala tidsgränsen om 15 år. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat 

bygglov i efterhand t.o.m. 2027-05-08 med stöd av 9 kap. 33 
§ plan- och bygglagen, PBL. 

2. Med stöd av 9 kap. 38 § PBL förenas beslutet med följande 
villkor: A) Verksamheten ska avvecklas senast 2027-05-08. 
B) Marken skall återställas i enlighet med avvecklingsplan. 

3. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ger startbesked i 
efterhand med stöd av 10 kap. 23–25 §§ PBL. 

4. I detta ärende krävs inte tekniskt samråd. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Sebastian 
Tranberg, Golfvägen 4, 182 11 Danderyd  

5. Interimistiskt slutbesked ges med stöd av 10 kap. 36 § PBL. 
6. Avgiften för handläggningen är 64 592 kronor i enlighet med 

taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 

7. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 
och villkor för lovet/startbeskedet framgår av 
tjänsteutlåtandet i ärendet.  

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 
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Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och 
finner att nämnden bifaller det. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat 

bygglov i efterhand t.o.m. 2027-05-08 med stöd av 9 kap. 33 
§ plan- och bygglagen, PBL. 

2. Med stöd av 9 kap. 38 § PBL förenas beslutet med följande 
villkor: A) Verksamheten ska avvecklas senast 2027-05-08. 
B) Marken skall återställas i enlighet med avvecklingsplan. 

3. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ger startbesked i 
efterhand med stöd av 10 kap. 23–25 §§ PBL. 

4. I detta ärende krävs inte tekniskt samråd. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Sebastian 
Tranberg, Golfvägen 4, 182 11 Danderyd  

5. Interimistiskt slutbesked ges med stöd av 10 kap. 36 § PBL. 
6. Avgiften för handläggningen är 64 592 kronor i enlighet med 

taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 

7. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 
och villkor för lovet/startbeskedet framgår av 
tjänsteutlåtandet i ärendet.  

__________  
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§ 34 B 2024-001158 
 

 Sanktionsavgift för 
ansökan om bygglov i efterhand 

Ärende 
Ärendet omfattar byggsanktionsavgift för att ha uppfört fasadändring utan 
startbesked. 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret beviljade bygglov och startbesked i 
efterhand för fasadändring. Även slutbesked har utfärdats. Sanktionsavgift 
beslutas dock av miljö- och stadsbyggnadsnämnden separat. 
Sanktionsavgift ska tas när en åtgärd genomförs utan startbesked. I det 
aktuella fallet gäller fasadändringen. Sanktionsavgiften beräknas utifrån 
fasadernas ytor. Den berörda fasadytan av åtgärden, byte av puts till 
träpanel, är framräknad till 207.5. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden påför  

ägarna till fastigheten, att solidariskt betala en 
byggsanktionsavgift om 6 546 kronor. Beslutet fattas med stöd av 11 kap. 
51 § PBL samt 9 kap. plan- och byggförordningen, PBF. 
Byggsanktionsavgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas in till Danderyds 
kommun senast två månader efter det att beslutet har delgetts den 
avgiftsskyldige. Faktura skickas separat. 

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens 
förslag.  

Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och 
finner att nämnden bifaller det. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden påför  

 ägarna till fastigheten, att solidariskt betala en 
byggsanktionsavgift om 6 546 kronor. Beslutet fattas med stöd av 11 kap. 
51 § PBL samt 9 kap. plan- och byggförordningen, PBF. 
Byggsanktionsavgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas in till Danderyds 
kommun senast två månader efter det att beslutet har delgetts den 
avgiftsskyldige. Faktura skickas separat. 
__________  





  Sammanträdesprotokoll 14 (21) 
Sammanträdesdatum 
2025-04-23 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
 

 

 
 
 
Justerandes sign…………………………………………………..       Utdragsbestyrkande…………………………………… …………… 

 

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet framgår 
av tjänsteutlåtandet i ärendet.  

__________  
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till Danderyds kommun senast två månader efter det att 
beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura skickas 
separat. 

  
2. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 

framgår av tjänsteutlåtandet i ärendet. 
__________  
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§ 37 B 2025-000106 
 

DJURSHOLM 2:421 Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av pumpstation och mur på Samsöparken 

Ärende 
Ärendet avser nybyggnad av en pumpstation och mur på Samsöparken. 
Föreslagen pumpstation har en byggnadsarea om 30 kvm och placeras i 
Samsöparken. Pumpstationen utförs med sockel av prefabricerad betong, 
fasaderna kläds med lockpanel med ribbor i olika dimensioner och målas i 
grön kulör, NCS S4020-G10Y. Tak beläggs med bandplåt lackad i grön 
kulör enligt NCS S5020-G10Y. 
Förslaget strider mot detaljplanen avseende placeringen av pumpstationen 
på parkmark. Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att pumpstationen 
anses vara ett allmänt intresse som kan godtas som en liten avvikelse från 
planen och anses vara förenlig med detaljplanens syfte, enligt 9 kap. 30, 31 
b, 31 c §§ PBL. Vidare bedömer Miljö- och stadsbyggnadskontoret att 
förutsättningar för att bevilja lov och startbesked är uppfyllda. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov med 

liten avvikelse från detaljplanen. Beslutet fattas med stöd av 
9 kap. 30 §, 9 kap. 31b § och 9 kap. 31c § plan- och 
bygglagen, PBL. 

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ger startbesked med stöd 
av 10 kap. 23–25 §§ PBL. Byggherrens förslag till 
kontrollplan fastställs. 

3. Avgiften för handläggningen är 14 416 kronor i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 

4. Byggnadsverket får inte tas i bruk förrän ett slutbesked har 
utfärdats. 

5. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet 
och startbeskedet framgår av tjänsteutlåtandet i ärendet. 

Yrkanden 
Kristin Eriksson (C) yrkar återremiss med följande motivering: "Kristin 
Eriksson (C) yrkar återremiss för omarbetning, så att de hårdgjorda ytorna 
och markarbetena samt byggnaden minskas, och större hänsyn på så sätt tas 
till den känsliga omgivningen" 
Ordförande Claës Breitholtz (M) biträder Kristin Eriksson (C) 
återremissyrkande. 
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Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på Kristin Eriksson (C) 
återremissyrkande och finner att nämnden bifaller det. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö-och stadsbyggnadsnämnden beslutar att återremitterar ärendet för 
omarbetning så att de hårdgjorda ytorna och markarbetena samt byggnaden 
minskas, och större hänsyn på så sätt tas till den känsliga omgivningen. 
__________ 
  



  Sammanträdesprotokoll 19 (21) 
Sammanträdesdatum 
2025-04-23 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
 

 

 
 
 
Justerandes sign…………………………………………………..       Utdragsbestyrkande…………………………………… …………… 

 

 

§ 38 MSN 2025/36 
 

Anmälningsärenden 

Ärende 
För miljö- och stadsbyggnadsnämndens kännedom anmäls förteckning 
”Lista över anmälningsärenden MSN 2025-04-23" 
__________  



  Sammanträdesprotokoll 20 (21) 
Sammanträdesdatum 
2025-04-23 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
 

 

 
 
 
Justerandes sign…………………………………………………..       Utdragsbestyrkande…………………………………… …………… 

 

 

§ 39 MSN 2025/37 
 

Delegationslistor 2025 

Ärende 
För miljö- och stadsbyggnadsnämndens kännedom anmäls förteckningarna: 
”Bygglovavdelningens Delegationsbeslut för anmälan till MSN 2025-04-
23” 
”Miljöavdelningens delegationsbeslut för anmälan till MSN 2025-04-23” 
”Planavdelningens och stabens delegationsbeslut samt anställningar för 
anmälan till MSN 2025-04-23" 
__________ 
  



  Sammanträdesprotokoll 21 (21) 
Sammanträdesdatum 
2025-04-23 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
 

 

 
 
 
Justerandes sign…………………………………………………..       Utdragsbestyrkande…………………………………… …………… 

 

Övrigt 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden gratulerar Claës på hans 80-årsdag i 
efterskott med beröm, blommor och sång. Grattis Claës!   
 




