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§ 40

Information 

Stadsarkitekt Jamal Esfahani informerar om DJURSHOLM 2:421 och 
bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod, samt om Postiljonen 6 
gällande ansökan om bygglov för nybyggnad av trappa i Mörby Centrum. 

Jamal informerar om beslut i Mark- och miljööverdomstolen där nämnden 
fått rätt i att neka sökta bygglov gällande Postiljonen 10. 
__________ 
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§ 41 M-2025-333

Danderyd 2:22 - Föreläggande om ytterligare 
undersökningar av f.d. jaktskyttebanan i 
Rinkebyskogen 

Ärende 
Ärendet avser föreläggande om att utföra ytterligare undersökningar av 
området för den nedlagda jaktskyttebanan i Rinkebyskogen inom 
fastigheten Danderyd 2:22. Vid jaktskyttebanan har det tidigare bedrivits 
lerduveskytte med blyhagel. Nuvarande Jägareförbundet i Stockholms län, 
bedöms vara ansvariga verksamhetsutövare enligt 10 kap. 2 § miljöbalken.   
Jaktskyttebanan tillhör riskklass 1 – mycket stor risk för människors hälsa 
och miljön. Riskklassen motiveras med den stora mängd ytligt blyhagel som 
utgör en risk att människor som vistas i området exponeras för blyhagel och 
höga blyhalter. I den nationella strategin för förorenade områden 1 samt i 
miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbete med förorenade områden 2 är 
tillsyn av riskklass 1 och 2 objekt prioriterat.  

Jaktskyttebanans område har undersökts tidigare, senast år 2010, då 
påvisades höga blyhalter i ytlig jord och att det förekommer synligt 
blyhagel. Trots undersökningar och åtgärder finns det fortfarande synligt 
blyhagel på berghällar och i ytlig jord samt flera centimeter tjockt lager av 
ytliga lerduvefragment. I de tidigare utförda undersökningarna har andra 
föroreningar som kan förekomma i blyhagel undersökts i låg utsträckning 
och det har inte undersökts hur de lerduvefragment som kvarlämnats 
påverkat miljön eller människors hälsa. Att området undersöks ytterligare är 
av vikt för att miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska kunna utföra sin tillsyn 
av förorenade områden, samt för att i ett längre perspektiv kunna ta fram ett 
bra åtgärdsalternativ för området.   

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden förelägger Jägareförbundet i Stockholms 
län med organisationsnummer 802001-6666 att:   
1. Utföra en undersökning av den nedlagda jaktskyttebanans område
motsvarande en huvudstudie enligt ”Kvalitetsmanual för användning och
hantering av statlig finansiering till avhjälpande av föroreningsskador”
(Naturvårdsverket, 2023). Undersökningen ska minst omfatta undersökning
och analys av PAH- föroreningar, kopplade till lerduvefragment, samt
arsenik och bly, kopplade till blyhagel.

2. Ett förslag på provtagningsplan ska lämnas in till miljö- och
stadsbyggnadskontoret senast fyra veckor innan undersökningen påbörjas,
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dock senast den 31 augusti 2025. 
Provtagningsplanen ska minst innehålla följande: 

a. En konceptuell modell 
b. Provtagningens omfattning och lokalisering av provpunkter 
c. Ämnen som ska analyseras och analysernas detektionsgränser 
d. Provhantering 
e. Bedömning av risk för spridning av eventuell förorening vid 

provtagning. 
3.    Provtagningsplanen ska tas fram och undersökningen ska utföras av en 
oberoende konsult med god kännedom om förorenade områden. 
4.    Efter utförd undersökning ska resultaten redovisas i en skriftlig rapport. 
Resultaten ska redovisas senast 3 månader efter att undersökningen utförts. 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet framgår av 
tjänsteutlåtandet i ärendet. Beslutet fattas med stöd i 2 kap. 8 §, 10 kap. 2, 4 
§§ samt 26 kap. 9, 21 §§ miljöbalken.  

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens 
förslag.  

Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och 
finner att nämnden bifaller det. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden förelägger Jägareförbundet i Stockholms 
län med organisationsnummer 802001-6666 att:   
 
1.    Utföra en undersökning av den nedlagda jaktskyttebanans område 
motsvarande en huvudstudie enligt ”Kvalitetsmanual för användning och 
hantering av statlig finansiering till avhjälpande av föroreningsskador” 
(Naturvårdsverket, 2023). Undersökningen ska minst omfatta undersökning 
och analys av PAH- föroreningar, kopplade till lerduvefragment, samt 
arsenik och bly, kopplade till blyhagel. 
 
2.    Ett förslag på provtagningsplan ska lämnas in till miljö- och 
stadsbyggnadskontoret senast fyra veckor innan undersökningen påbörjas, 
dock senast den 31 augusti 2025. 
Provtagningsplanen ska minst innehålla följande: 

a. En konceptuell modell 
b. Provtagningens omfattning och lokalisering av provpunkter 
c. Ämnen som ska analyseras och analysernas detektionsgränser 
d. Provhantering 
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e. Bedömning av risk för spridning av eventuell förorening vid
provtagning

3. Provtagningsplanen ska tas fram och undersökningen ska utföras av en
oberoende konsult med god kännedom om förorenade områden.
4. Efter utförd undersökning ska resultaten redovisas i en skriftlig rapport.
Resultaten ska redovisas senast 3 månader efter att undersökningen utförts.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet framgår av 
tjänsteutlåtandet i ärendet. Beslutet fattas med stöd i 2 kap. 8 §, 10 kap. 2, 4 
§§ samt 26 kap. 9, 21 §§ miljöbalken.
__________
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§ 42 M-2025-328 
 

Revidering av lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön 

Ärende 
Den 18 februari 2025 trädde nya bestämmelser i avfallsförordningen 
(2020:614) i kraft. En ny bestämmelse är att kommunen ska få meddela 
föreskrifter om undantag och förbjuda eller begränsa eldning av trädgårds- 
och parkavfall som kan medföra olägenheter för människors hälsa eller 
miljön utifrån 3 kap. 1e § i avfallsförordningen (2020:614). Detta har som 
följd att följande bestämmelse i 40 § 8 i förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, som anger ”Om det behövs för 
att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer i en kommun, 
får kommunen meddela föreskrifter om [..] tillfälligt förbud mot eldning av 
löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom planlagt område” slutar att gälla 
den 30 december 2025. Det senare innebär att miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens bemyndigande att reglera eldning av 
trädgårdsavfall i de Lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa 
och miljön (KS 2022/0098) försvinner den 30 december 2025. Därför 
behöver nu de Lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och 
miljön i Danderyds kommun (KS 2022/0098) revideras. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar föreslagen revidering av lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Danderyds 
kommun. 

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och 
finner att nämnden bifaller det. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar föreslagen revidering av lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Danderyds 
kommun. 
__________  
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§ 43 MSN 2024/64 

Beslut om antagande av ändring av detaljplan 
avseende Hugin 16 (inom S420) (Vikingavägen 10A) 

Ärende 
Fastighetsägaren till Hugin 16 har under maj 2024 inkommit med en 
ansökan om planbesked för att möjliggöra en tillbyggnad av befintligt 
bostadshus. Fastigheten är belägen i Djursholm.  

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 4 september 2024 § 101 gett 
miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till 
ändring av detaljplan avseende Hugin 16.  

Ett planförslag har tagits fram som varit utsänt på samråd och granskning. 
Inkomna synpunkter har inte föranlett till några ändringar i planförslaget. 
Inkomna yttranden och synpunkter finns sammanställda i ett 
granskningsutlåtande.  

Planförslaget innebär att huvudbyggnaden byggs ut med 80 kvadratmeter 
och återgår till att vara ett enbostadshus. För Hugin 16 har nya 
detaljplanebestämmelser tagits fram som ersätter de från 1988. 
Bestämmelserna reglerar bland annat byggnadshöjd, placering av 
byggnaden från fastighetsgräns, takvinklar, antal och bredd på takkupor, 
samt minsta fastighetsstorlek. 

Kontoret bedömer att planförslaget är väl avvägt mellan allmänna och 
enskilda intressen samt är i linje med översiktsplanen. Riksintresseområdet 
för kulturmiljövård bedöms inte påverkas negativt. Ändringen ligger i linje 
med syftet i gällande detaljplan. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att anta föreliggande förslag till 
ändring av detaljplan avseende Hugin 16 (inom S420). 

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

Kristin Eriksson (C) yrkar återremiss för omarbetning med uppdrag att 
detaljplanen ska har striktare bestämmelser gällande murar och garage, vilka 
inte kan ses som varsamma eller godtagbara i det nuvarande förslaget.  
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Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och 
finner att nämnden bifaller det. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att anta föreliggande förslag till 
ändring av detaljplan avseende Hugin 16 (inom S420). 

Reservationer 
Kristin Eriksson (C), Jesper Isaksson (C) och Björn Strenger (C) reserverar 
sig till förmån till Kristin Erikssons återremissyrkande.  
__________ 
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§ 44 MSN 2025/40 
 

Beslut om planbesked för Brunnen 1 (Klostervägen 1A) 

Ärende 
Bostadsrättsföreningen inom fastigheten Brunnen 1 har inkommit med en 
ansökan om planbesked. Syftet med ansökan är att möjliggöra en 
tillbyggnad på ett befintligt flerbostadshus. Fastighetsägaren önskar att 
ytterligare två våningar ska få byggas på så att fem nya lägenheter kan 
inrymmas.   
Brunnen 1 är belägen i Inverness i Stocksund och omfattar 2 250 
kvadratmeter. Fastigheten ligger i ett område som bedöms vara särskilt 
värdefullt ur kulturmiljöhänseende. Även byggnaden bedöms vara särskilt 
värdefull. 
Miljö- och stadsbyggnadskontorets bedömning är att en planprocess inte bör 
inledas för att möjliggöra den önskade åtgärden eftersom ett genomförande 
kan innebära en negativ påverkan på kulturmiljön och att parkeringsbehovet 
inte kan tillgodoses inom fastigheten på ett lämpligt sätt.   

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att inte inleda en planprocess 
enligt ansökan och lämnar därmed ett negativt beslut. Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden har, i enlighet med 5 kap. 5 § PBL, prövat begäran 
om planbesked och bedömer att föreslagen utveckling inte är lämplig. Enligt 
förslaget kan inte sökanden tillgodose sitt parkeringsbehov inom fastigheten 
vilken är en förutsättning för ett fortsatt arbete. En utbyggnad enligt 
förslaget riskerar även påverka kulturmiljön och fastigheten negativt. 

Jäv 
Björn Strenger (C) anmäler jäv och lämnar lokalen. Eva von Sydow (C) 
ersätter.  

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 
 
Kristin Eriksson (C) biträder Claës Breitholtz (M) yrkande.  
  

Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och 
finner att nämnden bifaller det. 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att inte inleda en planprocess 
enligt ansökan och lämnar därmed ett negativt beslut. Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden har, i enlighet med 5 kap. 5 § PBL, prövat begäran 
om planbesked och bedömer att föreslagen utveckling inte är lämplig. Enligt 
förslaget kan inte sökanden tillgodose sitt parkeringsbehov inom fastigheten 
vilken är en förutsättning för ett fortsatt arbete. En utbyggnad enligt 
förslaget riskerar även påverka kulturmiljön och fastigheten negativt. 
__________ 
Expedieras 
Sökanden 
Kommunstyrelsen 
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§ 45 MSN 2023/32 
 

Detaljplan för Invernessbacke 8 (Invernessvägen 7) i 
Stocksund, Beslut om granskning och 
ställningstagande om miljöbedömning 

Ärende 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har gett miljö- och 
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i en detaljplaneprocess pröva 
möjligheten att medge ett flerfamiljshus inom fastigheten Invernessbacke 8. 
Planen handläggs med standardförfarande. 
 
I översiktsplanen anges planområdet ligga inom område för sammanhållen 
bostadsbebyggelse. Fastigheten omfattas inte av riksintresse för kulturmiljö 
men är belägen inom område som är utpekat i kommunens 
kulturmiljöhandbok (rev. 2024) som särskilt värdefullt område. 
 
Gällande detaljplan anger bostadsändamål i två våningar. En huvudbyggnad 
som maximalt får inrymma en lägenhet får uppföras. Byggnaden får inte 
uppta större yta än 1/5 av fastighetens areal. Inom fastigheten får uthus och 
eller annan gårdsbyggnad uppföras på en yta om 40 kvadratmeter. 
Planförslaget syftar till att möjliggöra uppförandet av ett flerbostadshus 
inom fastigheten. I bebyggelseförslaget presenteras ett flerbostadshus i tre 
våningar samt en indragen takvåning, innehållande totalt 14 lägenheter. 
Entrén är placerad på byggnadens framsida mot Invernessvägen. Parkering 
ska lösas inom den egna fastigheten i garage under mark. Miljörum föreslås 
placeras inne i byggnaden. Den nya bebyggelsen ska utformas med hänsyn 
till omkringliggande bebyggelse och dess karaktär samt anpassas till 
fastighetens topografi. 
 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret har bedömt att någon miljöbedömning 
enligt miljöbalken eller miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och 
bygglagen inte erfordras.  
 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret föreslår att granskning genomförs med 
bilagda planhandlingar. 
  

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att granskning ska 

genomföras för förslag till detaljplan för Invernessbacke 8 
2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen inte kan 

väntas medföra någon betydande miljöpåverkan. 
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Jäv 
Björn Strenger (C) anmäler jäv och lämnar lokalen. Eva von Sydow (C) 
ersätter.  

Yrkanden 
Kristin Eriksson (C) yrkar att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar 
om återtagande av nuvarande uppdrag om detaljplaneändring. 
  
Anders Hultgren (KD) och Lars Leonardsson (MP) biträder Kristin 
Erikssons (C) yrkande.  
 
Fredrik Pallin (L) yrkar enligt förvaltningens förslag med särskilt yttrande.  

Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på Fredrik Pallins (L) 
yrkande med särskilt yttrande och finner att nämnden bifaller det. 

Votering och omröstningsresultat 
Votering begärs.  
 
Godkänd voteringsordning: 
JA till förmån till Fredrik Pallins (L) yrkande.  
NEJ till förmån till Kristin Erikssons (C) yrkande.  
 
JA-röster: Fredrik Pallin (L), Anna Sarkany (M) , Johan Hjelmqvist (M) , 
Erik Hafström (M) , Christer Bergquist (M), Karl Stenqvist (S), Andreas 
Tidström (M), Claës Breitholtz (M). 
 
NEJ-röster: Kristin Eriksson (C), Jesper Isaksson (C), Eva von Sydow (C), 
Anders Hultgren (KD), Lars Leonardsson (MP) 
 
Utfall: 8 JA röster mot 5 NEJ röster.  

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att granskning ska 

genomföras för förslag till detaljplan för Invernessbacke 8 
2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen inte kan 

väntas medföra någon betydande miljöpåverkan. 
3. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden noterar att Fredrik Pallin (L) 

anmäler särskilt uttalande som biläggs till protokollet.  
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Särskilda uttalanden 
 
Särskilt uttalande i anslutning till beslut om granskning av planförslag 
gällande Inverness Backe 8 (Invernessvägen 7) 
Att trafik- och parkeringssituationen hanteras på ett väl avvägt sätt vid 
utveckling av fastigheter har stor betydelse för hur förändringar tas emot av 
närboende. Av ett flertal yttranden i samrådet framgår att tillgången på 
allmän parkering längs Invernessvägen kan tidvis vara ansträngd redan i 
nuläget. Förslaget till detaljplan för Inverness Backe 8 innebär att behovet 
av parkering för de nya lägenheterna tillgodoses, men besökare och gäster 
behöver också kunna parkera i rimlig omfattning. 
 
Med anledning av beslut om granskning av liggande planförslag avseende 
fastigheten Inverness Backe yrkar jag därför att det avslutande skedet av 
processen ska belysa den allmänna parkeringssituationen i anslutning till 
den aktuella fastigheten, och utmynna i förslag till åtgärder om det bedöms 
lämpligt. Skulle det bli aktuellt att utvidga den allmänna parkering som nu 
finns på kommunens mark, är det rimligt att fastighetsägaren till Inverness 
Backe åtminstone delfinansierar en sådan åtgärd. 
 
Fredrik Pallin, Liberalerna 
1:e vice ordförande i MSN 
 

Reservationer:  
 
Kristin Eriksson (C) , Jesper Isaksson (C) , Eva von Sydow (C ) och Anders 
Hultgren (KD) reserverar sig emot beslutet.  
__________  







KD Reservation gällande Invernessbacke 8 , MSN 2025-05-14 § 45 

 

MSN 14 maj 2025 
Yrkanden i anslutning till beslut om granskning av planförslag gällande Inverness Backe 8 
(Invernessvägen 7) 

 

1. KD yrkar att förslaget om granskning av ny detaljplan för Invernessbacke 8 förkastas. Förslaget 
innebär att en del av Danderyds villa- och trädgårdsstad tas bort och att Danderyd förtätas, 
vilket KD är emot. 

2. Om förslaget till granskning trots KDs yrkande antas av MSN, lämnar KD nedanstående 
yrkande: 

• MSN brukar om inte speciella skäl finns följa planuppdraget och inte utöka bebyggelse utöver 
vad samrådsförslaget anger.  

• Planuppdraget (Beslut om planuppdrag för Invernessbacke 8 (BN 2016-12-07 § 122)) anger 
tre våningar varav en suterrängvåning. 

• Samrådsbeslutet (Beslut om plansamråd och kungörelse av ställningstagande om 
miljöbedömning för Invernessbacke 8 (BN 2021-10-27 § 152) ) anger 3-4 våningar. 

• I dom från MÖD 210129 (SVEA HOVRÄTT, Mark- och miljööverdomstolen, Rotel 060301, DOM 
2021-01-29, Stockholm,  Mål nr P 13734-19; f.ö. mot Danderyds Kommun) bestämmer MÖD 
att en våning med entré och fönster ska betraktas som suterrängvåning och att en 
suterrängvåning är en våning. Följaktligen är det troligt att garagevåningen i T&Bs byggförslag 
för Invernessbacke utgör en våning och förslaget ska betraktas som ett 5-våningshus, vilket 
strider både mot planuppdrag och samrådsförslag. 

• KD yrkar att det under granskningen och i god tid före beslut om antagande ska utredas om 
T&Bs byggförslag med garage plus 4 våningar juridiskt ska betraktas som ett 5-våningshus.  

 

/Anders Hultgren, Kristdemokraterna 

Ledamot MSN 
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§ 46 B 2024–000759 
 

SOLROSEN 11 (NÄCKROSVÄGEN 5) - Ansökan om 
bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad samt rivning av huvudbyggnad 

Ärende 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus och en 
komplementbyggnad samt rivningslov för rivning av befintlig 
huvudbyggnad och med huvudbyggnaden sammanbyggda 
komplementbyggnad på 183 kvm bruttoarea (BTA). Den nya 
huvudbyggnaden föreslås uppföras i två våningar med en byggnadsarea 
(BYA) om 130 kvm samt en ny fristående komplementbyggnad i en våning 
med en byggnadsarea om 30 kvm. Bruttoarea uppgår till totalt 270 kvm och 
10 kvm öppenarea (ÖPA). 
 Förslaget strider inte mot detaljplanen. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 
bedömer att förutsättningar för att bevilja lov är uppfyllda. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 

kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL.  
2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar rivningslov med stöd av 

9 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL. 
3. För att genomföra åtgärden krävs tekniskt samråd och en 

kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag. 
Aday Aciz, Sjömansvägen 10, Södertälje 

4. Avgiften för handläggningen är 46 556 kronor i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.   

5. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet och 
villkor för lovet framgår av tjänsteutlåtandet i ärendet. 

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens 
förslag.  

Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och 
finner att nämnden bifaller det. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 
kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL.  
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2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar rivningslov med stöd av 
9 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL. 

3. För att genomföra åtgärden krävs tekniskt samråd och en 
kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag. 
Aday Aciz, Sjömansvägen 10, Södertälje 

4. Avgiften för handläggningen är 46 556 kronor i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.   

5.  Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet och 
villkor för lovet framgår av tjänsteutlåtandet i ärendet. 

__________  
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§ 50 B 2021- 001378 
 

DANDERYD 2:143 - Tillsyn bristande underhåll 
Oscarsborg 

Ärende 
Ärendet avser tillsyn av bristande underhåll av Oscarsborgsvillan inom 
fastigheten Danderyd 2:143. Byggnaden har ett kraftigt eftersatt underhåll 
och är i stort behov av underhåll. Byggnadsnämnden har i tidigare beslut 
den 15 juni 2022 (§ 90) förelagt fastighetsägaren att vidta de mest akuta 
underhållsåtgärderna. 
Den 16 oktober 2023 (§ 128) fattade Kommunfullmäktige i Danderyds 
kommun beslut om att byggnaden ska rivas. Beslutet har fått laga kraft efter 
överklagande.  
Rivningen kräver inte rivningslov då fastigheten ligger utanför 
detaljplanelagt område. Det krävs dock en anmälan om rivning. 
När kommunfullmäktige har beslutat att byggnaden ska rivas saknas det 
rättsliga förutsättningar för att genomdriva ett föreläggande om 
underhållsåtgärder. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att återta sitt tidigare beslut om 
underhållsåtgärder den 15 juni 2022 (§ 90). 

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 
  

Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och 
finner att nämnden bifaller det. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att återta sitt tidigare beslut om 
underhållsåtgärder den 15 juni 2022 (§ 90). 
__________  
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§ 51 B 2022-000168 
 

DELLING 5 (STRANDVÄGEN 41) – Yttrande till MÖD  

Ärende 
Mark- och miljööverdomstolen, har begärt yttrande från miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden angående bygg- och marklov i efterhand samt 
rättelseföreläggande av påbyggnad av komplementbyggnaden på fastigheten 
Delling 5 i Danderyds kommun. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har 
förelagts att senast den 21 maj 2025 inkomma med ett yttrande avseende 
huruvida man motsätter sig klagandens yrkande om ändring eller inte. 
Nämnden ges även möjlighet att yttra sig över Boverkets bedömning 
rörande byggnadsarea och avstånd till tomtgräns. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar föreslaget skrivelse/yttrande och 
överlämnar det till Mark- och miljööverdomstolen. 

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 
  

Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och 
finner att nämnden bifaller det. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar föreslaget skrivelse/yttrande och 
överlämnar det till Mark- och miljööverdomstolen. 
__________  



 

 
 

                             Yttrande      1 
  

Datum  Diarienummer  
2025-05-14      B 2022-000168  

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden  
   
  
 

 Mark- och miljööverdomstolen  
 Rotel 0602 

 
 
 
 
 
Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen i mål nr 14200–2024 
 
 
Ärendet 
Mark- och miljööverdomstolen, har begärt yttrande från miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden angående bygg- och marklov i efterhand samt 
rättelseföreläggande gällande påbyggnad av komplementbyggnaden på fastigheten 
Delling 5 i Danderyds kommun. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har förelagts att 
senast den 21 maj 2025 inkomma med ett yttrande avseende huruvida man motsätter sig 
klagandens yrkande om ändring eller inte. Nämnden ges även möjlighet att yttra sig 
över Boverkets bedömning rörande byggnadsarea och avstånd till tomtgräns. 
 
Bakgrund 
Den 1 februari 2018 beviljade byggnadsnämnden bygglov för uppförande av garage 
med en våning om 30 kvm byggnadsarea respektive bruttoarea (diarienummer B 2017–
001313). Beslutet överklagades inte och vann laga kraft. 
 
Den 15 maj 2018 inkom sökande med en handling som redovisade en revidering av 
garaget avseende en påbyggnad av komplementbyggnaden. Miljö- och 
stadsbyggnadskontoret godkände de reviderade ritningarna som en ändring av det 
beviljade lovet.  
Ett klagomål från en granne inkom gällande påbyggnaden av en komplementbyggnad. 
Klagomålet överlämnades därefter av byggnadsnämnden till Länsstyrelsen för prövning 
av om överklagandet inkommit i rätt tid. Länsstyrelsen beslutade den 5 januari 2021 
(beslut 403-74947-2020) att återförvisa ärendet till byggnadsnämnden för vidare 
bedömning, med motiveringen att det är byggnadsnämnden – inte Länsstyrelsen – som 
ska pröva frågan om överklagandet inkommit i rätt tid. 
Grannens överklagande prövades av byggnadsnämnden, som genom beslut den 7 
januari 2021 avvisade det, med hänsyn till att tidsfristen för överklagan passerat. Detta 
avvisningsbeslut överklagades därefter av grannen till Länsstyrelsen. 
Godkännandet av de reviderade ritningarna bedömdes senare, med hänsyn till dess 
verkningar, vara ett överklagbart beslut i huvudärendet (diarienummer B 2017–001313). 
Länsstyrelsen beslutade i ärende 403-744-2021 att upphäva den godkända 
relationshandlingen från den 15 maj 2018 avseende påbyggnaden av 
komplementbyggnaden. 
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Fastighetsägaren överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen den 
20 oktober 2021 (mål nr P 4892–21). Domstolen instämde med Länsstyrelsens 
bedömning att byggnadsnämndens godkännande av de reviderade ritningarna i e-post 
den 15 maj 2018, med hänsyn till dess verkningar, utgör ett överklagbart beslut (jfr RÅ 
2004 ref. 8 och RÅ 2007 ref. 7). Domstolen delade även Länsstyrelsens bedömning i 
fråga om upphävandet av relationshandlingen och rättidsprövning. 
 
Den 6 februari 2022 inkom en ny ansökan om bygglov i efterhand för påbyggnad av 
garage (diarienummer B 2022-000168). Byggnadsnämnden beslutade den 16 mars 2022 
(§ 34) att, med stöd av 9 kap. 30 § PBL, avslå ansökan. Beslutet motiverades med att 
den befintliga garagebyggnaden överskrider den i detaljplanen fastställda 
byggnadshöjden. Garagets övre del skapar ett överhäng på 43 centimeter på byggnadens 
långsidor och fasaden mot öst. Detta påverkar inte byggnadsarean men minskar 
avståndet till grannfastigheten Delling 3 då avståndet blir 1,1 meter i stället för 1,5 
meter, som detaljplanen anger att avståndet ska vara. Avvikelsen kunde inte anses vara 
liten.  
 
Beslutet överklagades av sökande till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade den 30 
september 2022 att avslå överklagandet (beteckning 403-20990-2022). Beslutet 
överklagades av sökande till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade den 30 september 
2022 att avslå överklagandet (beteckning 403-20990-2022). Beslutet motiverades med 
att mark- och miljödomstolen i tidigare dom avseende bygglovet för huvudbyggnaden 
på fastigheten Delling 5 konstaterat att grannfastigheten Djursholm 2:421 är planlagt för 
ändamålet järnväg, och inte för allmän plats, även om det numera används för gång- och 
cykelväg. Länsstyrelsen beslutade att inte göra en annan bedömning än mark- och 
miljödomstolen i denna fråga. Byggnadshöjden ska därmed räknas från den medelnivå 
som marken har invid byggnaden. Länsstyrelsen instämde med nämnden att 
byggnadshöjden avviker från gällande planbestämmelser och därmed fanns det skäl att 
avslå ansökan i efterhand för påbyggnad.  
 
Beslutet överklagades vidare till mark- och miljödomstolen som i dom den 7 februari 
2023 avslog överklagandet (mål nr P 7212–22). Domen överklagades till mark- och 
miljööverdomstolen som den 19 april 2023 beslutade att inte ge prövningstillstånd (mål 
nr P 2554–23).  
 
Byggnadsnämnden beslutade den 2023-09-06 § 144 om rättelseföreläggande om att 
påbyggnad av garage måste återställas. Beslutet överklagades vidare till Länsstyrelsen 
som avslog överklagandet den 2024-01-19.  
 
Mark- och miljödomstolen beslutade den 2024-10-15 i Mål nr P 1034–24 att upphäva 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Danderyds kommun beslut den 6 september 2023, 
§ 144 avseende rättelse med vitesföreläggande. Mark- och miljödomstolen avslår 
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överklagandet i övrigt avseende avvikelser som förslaget medför från gällande 
detaljplan.  
 
Den 12 feb 2025 Mål nr P 14200–24 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att 
medge prövningstillstånd. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har förelagts att senast 
den 21 maj 2025 inkomma med ett yttrande avseende huruvida man motsätter sig 
klagandens yrkande om ändring eller inte. Nämnden ges även möjlighet att yttra sig 
över Boverkets bedömning rörande byggnadsarea och avstånd till tomtgräns.  

 
Bedömning 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret konstaterar att den ursprungliga komplement-
byggnaden har uppförts med bygglov och startbesked. Den uppförda påbyggnaden på 
komplementbyggnaden stämmer dock inte överens med det ursprungliga bygglovet och 
därmed olovlig. Komplementbyggnaden med dess påbyggnad är dock väl anpassad till 
huvudbyggnadens karaktär. 
 
Byggprocessen efter det ursprungliga beviljade lovet omfattar en del olyckliga 
omständigheter som framgår av sökandens yttrande till Mark- och miljööverdomstolen. 
Eventuella konsekvenser av dessa ligger utanför den aktuella  
prövningen i föreliggande ärendet.  
 
Den aktuella frågan gäller bl.a. huruvida den utförda byggnaden kan bedömas som en 
liten avvikelse från detaljplanen.  
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer liksom Boverket att utkragande 
byggnadsdelarna medför byggnadsarea vilket medför att byggnaden placeras närmare 
tomtgräns än vad gällande detaljplan medger och avvikelserna kan inte bedömas som 
små. Därför vidhåller nämnden idag liksom tidigare att lov i efterhand inte kan beviljas. 
 
_______ 
 
För miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 
 
 
Claës Breitholtz 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande 
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§ 52 MSN 2025/37 
 

Delegationsbeslutlistor 2025 

Ärende 
För miljö- och stadsbyggnadsnämndens kännedom anmäls förteckningarna: 
”Bygglovavdelningens Delegationsbeslut för anmälan till MSN 2025-05-
14” 
”Miljöavdelningens delegationsbeslut för anmälan till MSN 2025-05-14” 
”Planavdelningens och stabens delegationsbeslut samt anställningar för 
anmälan till MSN 2025-05-14" 
__________  
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§ 53 MSN 2025/36 
 

Anmälningsärenden 2025 

Ärende 
För miljö- och stadsbyggnadsnämndens kännedom anmäls förteckning 
”Lista över anmälningsärenden MSN 2025-05-14" 
__________ 
 




