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§ 64 

 

Information 
 

Stadsarkitekt Jamal Esfahani informerade om rivningslov för rivning av enbostadshus för 
fastigheten Röllekan 8 på Breda vägen 2. Jamal Esfahani informerade även om bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus för fastigheten Pilörten 18 samt om pågående handläggning av 
bygglovsärenden. 

Planchef Hans Guldevall informerade om samrådet 19 maj till 16 juni för Djursholms 
golfbana. Hans Guldevall informerade även om samrådet 2 juni till 30 juni för Svärdet 7. 

__________  
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§ 65 MSN 2026/35 

 

Svar på planeringsförutsättningar och direktiv för 
budget 2027 och plan 2028-2029 

Ärende 
Enligt riktlinjer för ekonomistyrning ska varje nämnd och kommunstyrelsen senast under juni 
månad svara på konsekvenserna för nämndens uppdrag utifrån planeringsförutsättningarna 
och direktivet. Svaret utgör en del i kommande underlag för beslut om budget för nästa 
kalenderår.   

Ekonomi 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens budget för 2027 föreslås uppgå till 32,3 miljoner kronor 
(netto), vilket är en ökning med 1,0 miljoner kronor (3 procent) jämfört med budget 2026. 
Detta förslag innebär 1 procents uppräkning (0,3 miljoner kronor), samt en tillfällig ökning av 
budgeten för driftinvestering för karteringar som sker vart tredje år (0,7 miljoner kronor).  

Målförslag 

Inga förändringar föreslås av nämndens mål. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar Svar på planeringsförutsättningar och direktiv för 
budget 2027 och plan 2028–2029. 

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Deltar inte i beslutet 
Kristin Eriksson (C), Jesper Isaksson (C), Björn Strenger (C) deltar inte i beslutet. 
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Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden 
bifaller det. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar Svar på planeringsförutsättningar och direktiv för 
budget 2027 och plan 2028–2029. 

__________ 

Expedieras 
Kommunstyrelsen  
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§ 66 MSN 2026/67 

 

Tillfällig delegation för miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden under sommaren 2026 

Ärende 
Ärendet avser tillfällig delegation för lov- och anmälningsärenden under sommaren 2026. 
Ärenden om lov och anmälan ska handläggas skyndsamt. I plan- och bygglagstiftningen finns 
bestämmelser om tidsfrist för handläggning av lov och anmälningsärenden. Under 
sommaren 2026 finns en risk att tidsfristen överskrids, eftersom det är tretton veckor mellan 
nämndens sammanträden i juni och september. 

För att minska risken att tidsfristen överskrids föreslår kontoret att nämnden delegerar till 
stadsarkitekten att besluta om bygglov för planenliga nybyggnationer. Kontoret föreslår 
även att nämnden delegerar till nämndens ordförande att fatta beslut om avslag i lov- och 
anmälningsärenden samt beslut om tidsbegränsade lov och förlängning av sådana lov. 

Delegationerna är tillfälliga under sommaren 2026 och beslut som fattas med stöd av 
delegationerna ska redovisas vid sammanträdet den 9 september 2026. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden delegerar till stadsarkitekten på miljö- och 

stadsbyggnadskontoret att besluta om bygglov för planenliga nybyggnationer. 
Delegationen gäller under perioden 12 juni till och med 3 september 2026. 
Delegationen omfattar inte beslut om avslag. 

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden delegerar till nämndens ordförande att besluta om 
avslag i lov- och anmälningsärenden under perioden 12 juni till och med 3 september 
2026. 
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Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden 
bifaller det. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden delegerar till stadsarkitekten på miljö- och 

stadsbyggnadskontoret att besluta om bygglov för planenliga nybyggnationer. 
Delegationen gäller under perioden 12 juni till och med 3 september 2026. 
Delegationen omfattar inte beslut om avslag. 

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden delegerar till nämndens ordförande att besluta om 
avslag i lov- och anmälningsärenden under perioden 12 juni till och med 3 september 
2026. 

__________  
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§ 67 MSN 2023/138 

 

Beslut om föreläggande, ersättningsanspråk detaljplan 
för Sjukhuset 5 och 6 

Ärende 
Kommunstyrelsen gav den 2024-04-29, § 28, miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att i en planprocess pröva möjligheten att utöka byggrätten inom Sjukhuset 5 och 6. Syftet 
med detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Danderyds sjukhus med 
ändamålsenliga vårdlokaler och försörjningssystem som kan möta både dagens och 
framtidens vårdbehov, krav och standarder. 

Med hänsyn till de bedömda kulturvärdena inom planområdet planerar miljö-och 
stadsbyggnadskontoret att införa bestämmelser för skydd av kulturvärden i föreslagen 
detaljplan för befintlig bebyggelse. Fastighetsägaren kan enligt 14 kap. 10 § plan- och 
bygglagen (PBL) ha rätt till ersättning för ekonomisk skada som skydd av kulturvärden kan 
medföra. För att hantera detta föreslås miljö- och stadsbyggnadsnämnden att med stöd av 5 
kap. 26 § PBL förelägga fastighetsägaren att inkomma med eventuellt anspråk på ersättning. 
Genom att förelägga fastighetsägaren om detta får miljö- och stadsbyggnadsnämnden redan 
under planarbetet veta om och i så fall hur stor ersättning som fastighetsägaren vill ha som 
kompensation. Inkommer inte fastighetsägaren med sina anspråk inom den tid som anges i 
föreläggandet faller rätten till ersättning. Kommunen tar därefter ställning till om eventuell 
rätt till ersättning föreligger. Om ersättning ska utgå prövas dock inte förrän efter att 
detaljplanen har trätt i kraft. 

Fastighetsägaren ska ha minst två månader på sig att svara på föreläggandet enligt 5 kap. 26 
§ PBL Detaljplanen kan inte antas innan den tiden gått ut. Detaljplanen planeras tas upp för 
beslut om tillstyrkan i miljö-och stadsbyggnadsnämnden under hösten 2026 och därefter till 
beslut om antagande i kommunfullmäktige. 
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Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden förelägger med stöd av 5 kap. 26 § plan-och bygglagen, 
PBL, ägaren av fastigheterna Sjukhuset 5 och 6, Region Stockholm genom Locum 
(organisationsnummer 232100-0016), att inom två månader från det att fastighetsägaren 
fick del av detta beslut, anmäla eventuella anspråk på ersättning enligt 14 kap. 10 § PBL på 
den grund att en ny detaljplan för fastigheterna Sjukhuset 5 och 6 föreslås innehålla ett 
bestämmelser om skydd för kulturvärden för delar av den befintliga bebyggelsen inom 
fastigheten. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden upplyser därvid fastighetsägaren om att rätten till 
ersättning går förlorad om ett anspråk inte anmäls inom ovan angiven tid, enligt 14 kap. 27 § 
PBL. Det kan däremot finnas rätt till ersättning även efter att tidsfristen löpt ut i det fall 
skadan inte kunnat förutses vid tidpunkten för föreläggandet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet framgår av tjänsteutlåtandet i 
ärendet. 

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden 
bifaller det. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden förelägger med stöd av 5 kap. 26 § plan-och bygglagen, 
PBL, ägaren av fastigheterna Sjukhuset 5 och 6, Region Stockholm genom Locum 
(organisationsnummer 232100-0016), att inom två månader från det att fastighetsägaren 
fick del av detta beslut, anmäla eventuella anspråk på ersättning enligt 14 kap. 10 § PBL på 
den grund att en ny detaljplan för fastigheterna Sjukhuset 5 och 6 föreslås innehålla ett 
bestämmelser om skydd för kulturvärden för delar av den befintliga bebyggelsen inom 
fastigheten. 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden upplyser därvid fastighetsägaren om att rätten till 
ersättning går förlorad om ett anspråk inte anmäls inom ovan angiven tid, enligt 14 kap. 27 § 
PBL. Det kan däremot finnas rätt till ersättning även efter att tidsfristen löpt ut i det fall 
skadan inte kunnat förutses vid tidpunkten för föreläggandet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet framgår av tjänsteutlåtandet i 
ärendet. 

__________ 

Expedieras 
Fastighetsägaren Sjukhuset 5 och 6 
Kommunstyrelsen  
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§ 68 MSN 2026/48 

 

Beslut om planbesked för Yrsa 4 (Ekeby skogsväg 3/ 
Fenjavägen 4) i Ekeby 

Ärende 
Ägaren till fastigheten Yrsa 4 inkom den 3 februari 2026 med en ansökan om planändring för 
att möjliggöra för styckning av fastigheten. Den 9 maj 2026 inkom sökanden med en 
komplettering av ansökan. Syftet med styckningen är skapa två fastigheter med ett 
enbostadshus på respektive tomt. Fastigheten omfattar i dagsläget 2104 kvadratmeter och 
en styckning skulle innebära tillskapande av två cirka 1000 - 1100 kvadratmeter stora 
fastigheter. 

För att uppnå fastighetsstorlekar om cirka 1000 kvadratmeter förutsätter beslutsförslaget 
rivning av befintliga villa, uppförd år 1904, som är centralt belägen på fastigheten. Ett nytt 
enbostadshus i fastighetens norra del mot Ekeby skogsväg, bedöms svåranpassat utifrån 
tomtens bredd, befintlig terräng, nivåskillnader samt det intrång i den befintliga uppvuxna 
vegetation som markanpassningen skulle kräva. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har, i enlighet med 5 kap. 5 § PBL, prövat begäran om 
planbesked och bedömer att en styckning av fastigheten inte är lämplig då fastigheten ingår i 
ett kulturhistoriskt särskilt värdefullt område vars värdebärande egenskaper riskerar att 
påverkas negativt av förslaget. Även om de enskilda byggnaderna inom Yrsa 4 inte är 
utpekade med ett kulturhistoriskt värde så bidrar fastigheten i sin helhet till flera av de 
värdebärande egenskaper, särarter och karaktärsdrag som visar på den ursprungliga 
karaktären av den tidiga villastaden Ekeby. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att inte inleda en planprocess enligt ansökan och 
lämnar därmed ett negativt beslut. 
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Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar att ärendet bordläggs. 

Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden 
bifaller det. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bordlägger ärendet. 

__________ 

Expedieras 
Sökanden  
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§ 70 B 2026-000041 

 

DJURSHOLM 2:421 - Bygglov för nybyggnad av 
monopole och teknikspråk 

Ärende 
Ansökan avser nybyggnad av monopole med en höjd om 36 m och ett teknikskåp om ca 0,5 
kvm i Kyrkängens norra del. Förslaget strider mot detaljplanen avseende placering på mark 
som enligt detaljplanen är avsedd för park eller plantering. 

Området är av riksintresse för kulturmiljövården och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada kulturmiljön. Fastigheten ingår även i ett av kommunens bevarandeområden för 
kulturmiljö, område 15. Tidiga villastaden Djursholm. I närhet till platsen finns även 
byggnadsminnet Djursholms kapell. 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att det saknas förutsättningar att bevilja lov. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 56 § 

plan- och bygglagen, PBL. 
2. Avgiften för handläggningen är 7 200 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
3. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet framgår av 

tjänsteutlåtandet i ärendet. 

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Kristin Eriksson (C) biträder ordförande Claës Breitholtz (M) yrkande.  
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Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden 
bifaller det. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 56 § 

plan- och bygglagen, PBL. 
2. Avgiften för handläggningen är 7 200 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
3. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet framgår av 

tjänsteutlåtandet i ärendet. 

__________  
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§ 71 B 2026-000229 

 

DANDERYD 3:97 (DALSTIGEN 1) – Rivning av villa 

Ärende 
Ansökan avser rivning av villan på Dalstigen 1, tidigare kallad Droskägare Walléns byggnad 
och senare Therus Livs. Villan har ett typiskt 1920-tals-klassicistiskt formspråk. En lika 
omistlig del av värdet är spåren av tidigare generationers och verksamheters användande. 
Byggnaden bedöms vara kulturhistoriskt särskilt värdefull, enligt 8 kap. 13 § PBL. 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret föreslår att miljö- och stadsbyggnadsnämnden avslår 
ansökan om rivningslov för villan på fastigheten Danderyd 3:97. Vid en samlad bedömning 
finner miljö- och stadsbyggnadskontoret att de allmänna intressena av att bevara 
byggnadens och områdets höga kulturhistoriska värden väger tyngre än fastighetsägarens 
intresse av att riva byggnaden. Det saknas förutsättningar för att bevilja lov för rivning av 
byggnaden. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om rivningslov med stöd av 9 kap. 76 

§ plan- och bygglagen, PBL. 
2. Avgiften för handläggningen är 15 777 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
3. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet framgår av 

tjänsteutlåtandet i ärendet. 

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar enligt följande: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om rivningslov med stöd av 9 kap. 
75 § plan- och bygglagen, PBL. 
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2. Avgiften för handläggningen är 15 777 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

3. I detta ärende krävs inte tekniskt samråd med stöd av 10 kap. 10 §, PBL. 
4. Startbesked meddelas med stöd av 10 kap. 23–25 §§ PBL. Byggherrens förslag till 

kontrollplan fastställs. 
5. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden motiverar beslutet med att det enskilda intresset av 

att riva väger tyngre än det allmänna intresset av att bevara huset av kulturmiljöskäl. 
Rivningen motiveras av byggnadens dåliga skick och att byggnadens placering är i strid 
med gällande detaljplan som utgörs av parkmark. 

Kristin Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Karl Stenqvist (S) och Lars Leonardsson (MP) biträder Kristin Erikssons (C) yrkande.  

Fredrik Pallin (L) biträder ordförande Claës Breitholtz (M) yrkande.  

Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på Kristin Erikssons (C) yrkande och 
finner att nämnden avslår det. 

Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer därefter proposition på eget yrkande och finner att 
nämnden bifaller det.  

Votering begärs. 

Votering och omröstningsresultat 
Följande voteringsordning godkänns. JA till förmån för ordförande Claës Breitholtz (M) 
yrkande. NEJ till förmån för Kristin Erikssons (C) yrkande.  

Följande JA-röster avges: Claës Breitholtz (M), Fredrik Pallin (L), Anna Sarkany (M), Johan 
Hjelmqvist (M), Erik Hafström (M), Christer Bergquist (M), Anders Hultgren (KD), Milles 
Lindgren (KD).  

Följande NEJ-röster avges: Kristin Eriksson (C), Jesper Isaksson (C), Björn Strenger (C), Karl 
Stenqvist (S), Lars Leonardsson (MP).  

Utfallet blir 8 JA-röster mot 5 NEJ-röster.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2026-06-09 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om rivningslov med stöd av 9 kap. 

75 § plan- och bygglagen, PBL. 
2. Avgiften för handläggningen är 15 777 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
3. I detta ärende krävs inte tekniskt samråd med stöd av 10 kap. 10 §, PBL. 
4. Startbesked meddelas med stöd av 10 kap. 23–25 §§ PBL. Byggherrens förslag till 

kontrollplan fastställs. 
5. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden motiverar beslutet med att det enskilda intresset av 

att riva väger tyngre än det allmänna intresset av att bevara huset av kulturmiljöskäl. 
Rivningen motiveras av byggnadens dåliga skick och att byggnadens placering är i strid 
med gällande detaljplan som utgörs av parkmark. 

Reservationer 
Kristin Eriksson (C), Jesper Isaksson (C), Björn Strenger (C), Lars Leonardsson (MP) reserverar 
sig till förmån för Kristin Erikssons yrkande.  

Lars Leonardssons (MP) reservation utvecklas skriftligt i bilaga. 

__________  



Ärende 8 (DANDERYD 3:97 (DALSTIGEN 1)  
Rivningslov för villa 
 

Ordförandes förslag till beslut:   

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om rivningslov med stöd av 
9 kap. 75 § plan- och bygglagen, PBL. 

2. Avgiften för handläggningen är 15 777 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  

3. I detta ärende krävs inte tekniskt samråd med stöd av 10 kap. 10 §, PBL. 
4. Startbesked meddelas med stöd av 10 kap. 23–25 §§ PBL. Byggherrens förslag till 

kontrollplan fastställs. 
5. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden motiverar beslutet med att det enskilda 

intresset av att riva väger tyngre än det allmänna intresset av att bevara huset av 
kulturmiljöskäl.  Rivningen motiveras av byggnadens dåliga skick och att 
byggnadens placering är i strid med gällande detaljplan som utgörs av parkmark.  

 

För lovet gäller följande 

Omfattning och utförande av kontroll 

Byggnadsverket ska enligt 8 kap. 4 § PBL uppfylla de tekniska egenskapskraven. Detta ska kontrolleras och 
dokumenteras genom egenkontroll. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska omgående underrättas om 
förutsättningarna för kontrollens omfattning och utförande väsentligt förändras. 

Gällande lagar och föreskrifter 

Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) Plan- och byggförordningen, PBF (SFS 2011:338) Boverkets byggregler, BBR 
(BFS 2011:6) Boverkets konstruktionsregler, EKS (BFS 2011:10) Boverkets nya byggregler & Energi, BBR 31 

Anmälningar som ska göras 

• Slutanmälan ska göras efter slutfört arbete för att ett slutbesked ska utfärdas. Slutanmälan samt 
komplettering inför slutbesked ska skickas in via e-tjänsterna på vår webbsida 

www.danderyd.se/komplettera-ditt-arende 

Handlingar som ska inlämnas vid slutfört arbete/ inför slutbesked 

• Slutanmälan med intyg att egenkontroll i enlighet med fastställd kontrollplan utförts och bygglovet följts, 
undertecknat av byggherren. 

• Intyg från kontrollansvarig att lovet med dess villkor har följts 

Upplysningar 

För lovets utnyttjande krävs fastighetsägarens tillstånd. Inga ändringar mot beviljat förslag får göras. Alla eventuella 
ändringar ska redovisas på ritning för handläggare och godkännas innan de får påbörjas. Ny ansökan/anmälan kan 
komma att krävas. Bygglov och startbesked upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 



inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Beslutet får laga kraft fyra veckor efter att det publicerats på 
kommunens digitala anslagstavla under förutsättning att ingen överklagan inkommit. Ett beslut om lov börjar gälla 
direkt, även om det fortfarande går att överklaga. Om du börjar med projektet innan beslutet har fått laga kraft (det vill 
säga innan tiden för överklagande har gått ut), gör du det på egen risk. Det betyder att du kan behöva återställa eller 
ändra projektet om beslutet ändras vid en överklagan. Åtgärden kan kräva tillstånd eller anmälan hos annan 
myndighet. Det är du som sökande som har ansvar för att alla nödvändiga anmälningar och tillstånd finns innan 
åtgärden påbörjas. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har vid handläggning av ärendet konstaterat att åtgärden kan 
kräva anmälan till/ tillstånd från: 

• Polismyndigheten om åtgärder planeras på gatu- och parkmark. 
• Polismyndigheten vid sprängningsarbeten inklusive stenspräckningsarbeten. 
• Samhällsutvecklingsförvaltningen för användning av kommunal mark under byggtid. 
• Trafikverket för användning av statligt vägområde under byggtid. 
• Miljöavdelningen vid uppkomst och eller avledning av länshållningsvatten (schaktvatten) 
• Länsstyrelsen om fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete. Arbetet ska då avbrytas i det 

område som fornlämningen berörs av och en anmälan ska göras. 
• Länsstyrelsen om åtgärden innebär att skyddsvärda träd påverkas. 

Observera även att Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller ska följas. Gällande miljö och arbetsmiljölagstiftning ska 
följas. Eventuellt miljöfarligt rivningsavfall ska tas om hand enligt gällande bestämmelser. Anmälan till 
Arbetsmiljöverket ska göras om asbest etc. ska saneras. 

För miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 

Underrättas: 

- sökanden  

- fastighetsägare (om annan än sökande) 

- grannar Kungörelse:  

- kungörelse på kommunens digitala anslagstavla 

Hur du överklagar 

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Överklagandet ska dock skickas in till miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
som efter rättidsprövning vidarebefordrar det till länsstyrelsen tillsammans med samtliga handlingar i ärendet. 
Rättidsprövningen innebär att miljö- och stadsbyggnadsnämnden prövar om ditt överklagande har inkommit i rätt tid. 
Du skickar lättast in din överklagan via 

www.danderyd.se/kontaktakommunen 

Skriv att överklagandet ska till miljö- och stadsbyggnadsnämnden i ärendemeningen. Din överklagan ska innehålla 
diarienummer, fastighetsbeteckning och skälet till överklagandet. Om du delgivits beslutet med förenklad delgivning 
måste överklagandet ha inkommit till miljö- och stadsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag du delgavs 
beslutet. Beslutet kungörs även på kommunens digitala anslagstavla och underrättelse om detta skickas till de 
närmaste berörda grannarna. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes på kommunens digitala anslagstavla. Läs 
mer om överklagandeprocessen på 

www.danderyd.se/overklagan 

 

 



RESERVATION  Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden 2026-06-09 ärende 8, DANDERYD 
3:97 (DALSTIGEN 1) Rivning av villa Diarienummer B2026-000229

Rivningsvågen mot kulturhistoriskt värdefulla byggnader fortsätter i oförminskad 
takt.

I detta ärende hade Miljö- och Stadsbyggnadskontoret utförligt beskrivit fastighetens 
historia och vägt in såväl att byggnaden inte överensstämmer med detaljplanen, vilken 
dock tillkommit efter byggnadens uppförande, som att byggnaden i den ganska nya 
kulturmiljöhandboken utpekas som kulturhistoriskt värdefull. Miljö- och 
Stadsbyggnadskontoret vägde för och emot och yrkade  avslag på ansökan om rivningslov
för byggnaden. Sökanden, dvs SUF, hade presenterat en konsultutredning som skulle visa
att byggnaden var i mycket dåligt skick. Miljö- och Stadsbyggnadskontoret påpekade att 
lagen anger att bristande underhåll inte är ett giltigt skäl att medge rivningslov och vidhöll 
sitt yrkande om avslag.
Dock hade majoriteten enats om ett ordförandeförslag om att, med enda tydliga skäl just 
det allvarligt eftersatta underhållet, bifalla ansökan om rivningslov. Man angav att 
nämnden skulle väga den enskildes, alltså ägarens, intresse mot allmänhetens intresse 
och här fann att den enskildes intresse vägde tyngre. Ganska märkligt med tanke på att 
kommunen äger marken och byggnaden. Det intresse som ansågs väga tyngre var alltså 
att SUF skulle få fullfölja sin långvariga misskötsel av byggnaden med att riva densamma.

Det är en trist följetong att kommunen systematiskt låter sina byggnader förfalla, även om 
de är kulturhistoriskt värdefulla, och därefter river dem eller låter kommersiella 
fastighetsbolag köpa upp dem för att genomföra en kraftig förtätning av bebyggelsen.
Denna misskötsel står i strid med såväl kommunens egna dokument som översiktsplaner 
och kulturmiljöhandbok som med medborgarnas önskemål.

Med hänvisning till ovanstående reserverar vi oss mot beslutet.

2026-06-09
Miljöpartiet de Gröna

Lars Leonardsson
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2026-06-09 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

 

§ 72 B 2026-000281 

 

SJÖHAGEN 9 (KUNGSVÄGEN 22) – Bygglov för 
nybyggnad av garage samt rivning av Carport 

Ärende 
Ansökan avser rivning av carport om 34 kvm och bygglov för komplementbyggnad (Garage) 
som placeras 0,5 meter från tomtgräns. 

Förslaget strider mot detaljplanen avseende byggnadsarea för komplementbyggnad, 
nockhöjd och avstånd till tomtgräns. Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att det 
saknas förutsättningar för att bevilja lov. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 56 § 

plan- och bygglagen, PBL. 
2. Avgiften för handläggningen är 2 155 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
3. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet framgår av 

tjänsteutlåtandet i ärendet. 

Jäv 
Kristin Eriksson (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet. Marcus Papinski (C) 
ersätter. 

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2026-06-09 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden 
bifaller det. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 56 § 

plan- och bygglagen, PBL. 
2. Avgiften för handläggningen är 2 155 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
3. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet framgår av 

tjänsteutlåtandet i ärendet. 

__________  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2026-06-09 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

 

§ 73 B 2026-000189 

 

 - Övrig tillsyn gällande garage 

Ärende 
Ärendet avser tillsyn enligt plan‑ och bygglagen (PBL) som har initierats genom anmälan från 
närboende granne avseende en komplementbyggnad uppförd på fastigheten . I 
anmälan har det framförts att byggnaden kan vara uppförd i strid med gällande detaljplan 
och utan giltigt bygglov samt med önskan om skyndsam handläggning. 

Byggnaden har tidigare varit föremål för bygglovsprövning och efterföljande 
domstolsprövningar. Mark‑ och miljööverdomstolen har i lagakraftvunnen dom P 14200-24- 
2026-03-02 fastslagit att byggnaden strider mot detaljplanen avseende placering i 
förhållande till tomtgräns, byggnadsarea samt byggnadshöjd och att bygglov inte kan beviljas 
för utförandet. Överinstanserna har även fastslagit att det saknas giltigt bygglov för 
komplementbyggnaden. 

Ett tidigare rättelseföreläggande avseende byggnaden har upphävts av mark‑ och 
miljödomstolen och saknar därmed rättsverkan. Någon byggsanktionsavgift har inte tagits 
ut. 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret föreslår att fastighetsägarna föreläggs att vidta rättelse 
genom att riva hela komplementbyggnaden. Föreläggandet föreslås förenas med ett fast vite 
om det inte följs inom angiven tid, och ett löpande vite därutöver så länge åtgärden ej 
vidtas. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden förelägger med stöd av 11 kap. 20 § plan- och 

bygglagen, PBL,  och  
, ägare till fastigheten , att senast 8 månader efter 

detta beslut vunnit laga kraft ha genomfört rättelse enligt följande: 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2026-06-09 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

a. Rivning av hela komplementbyggnaden som saknar bygglov, i enlighet med vad 
som framgår av mark- och miljööverdomstolens dom i mål P 14200-24. 

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden förenar föreläggande enligt punkt a. med vite. 
Beslutet fattas med stöd av 11 kap. 37 § PBL och 4 § lag om viten. Fast vite fastställs för 
fastighetsägare  och  

 till 100 000 kronor vardera om föreläggandet i punkt a. inte 
följts inom angiven tid. Löpande vite vardera om 10 000 kronor fastställs för 
fastighetsägare  och  

 för varje påbörjad kalendermånad därefter, så länge 
åtgärden ej utförts. 

3. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet framgår av 
tjänsteutlåtandet i ärendet. 

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2026-06-09 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

 för varje påbörjad kalendermånad därefter, så länge 
åtgärden ej utförts. 

3. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet framgår av 
tjänsteutlåtandet i ärendet. 

__________  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2026-06-09 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

 

§ 74 B 2025-000976 

 

VIDET 4 (TRASTVÄGEN 12B) – Marklov i efterhand för 
schaktning/utfyllnad och bygglov för stödmur 

Ärende 
Ansökan avser marklov i efterhand på den sydvästra delen av fastigheten med högst 1,07 
meter. Förslaget strider inte mot detaljplanen. 

Förutsättningar att ge lov och startbesked i efterhand är uppfyllda. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar marklov i efterhand med stöd av 9 kap. 35 § 

plan- och bygglagen, PBL. 
2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ger startbesked i efterhand med stöd av 10 kap. 23–

25 §§ PBL. Byggherrens förslag till kontrollplan fastställs. 
3. I detta ärende krävs inte kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 
4. Slutbesked krävs. 
5. Avgiften för handläggningen är 5400 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
6. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet och villkor för 

lovet/startbeskedet framgår av tjänsteutlåtandet i ärendet. 

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Lars Leonardsson (MP) biträder ordförande Claës Breitholtz (M) yrkande.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2026-06-09 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden 
bifaller det. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar marklov i efterhand med stöd av 9 kap. 35 § 

plan- och bygglagen, PBL. 
2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ger startbesked i efterhand med stöd av 10 kap. 23–

25 §§ PBL. Byggherrens förslag till kontrollplan fastställs. 
3. I detta ärende krävs inte kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 
4. Slutbesked krävs. 
5. Avgiften för handläggningen är 5400 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
6. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet och villkor för 

lovet/startbeskedet framgår av tjänsteutlåtandet i ärendet. 

__________  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2026-06-09 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

 

§ 75 B 2019-000042 

 

DANDERYD 2:1 (ENEBYBERGSVÄGEN 2) - 
Byggsanktionsavgifter - Ej åteställt en tidsbegränsad 
åtgärd Tidsbegränsat bygglov för byggnad/tält - BTA 
120 kvm 

Ärende 
Enligt uppgifter och genomgång av tidsbegränsade bygglov på fastigheten Danderyd 2:1, 
Enebybergsvägen 2, kunde man konstatera att det tidsbegränsade bygglovet för nybyggnad 
av komplementbyggnad/tält har löpt ut och därmed saknar tältet bygglov. 

Bygglovet gick ut 2024-04-01 och åtgärden har inte avvecklats och marken inte återställts 
enligt det givna bygglovet. 

Det aktuella ärendet avser byggsanktionsavgifter för underlåtelse att återställa den 
tidsbegränsade åtgärden, ett tält med en total bruttoarea är 120 kvm. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden påför Bygma AB 16556627-4493, ägare till 

fastigheten, att betala en byggsanktionsavgift om 90 280 kronor för att inte ha 
återställt en tidsbegränsad åtgärd, en komplementbyggnad/tält med en total 
bruttoarea om 120 kvm. Beslutet fattas med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen 
(2010:900) samt PBF 9 kap. 26 §. 

2. Byggsanktionsavgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas in till Danderyds kommun 
senast två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura 
skickas separat. 

3. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet framgår av 
tjänsteutlåtandet i ärendet. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2026-06-09 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden 
bifaller det. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden påför Bygma AB 16556627-4493, ägare till 

fastigheten, att betala en byggsanktionsavgift om 90 280 kronor för att inte ha 
återställt en tidsbegränsad åtgärd, en komplementbyggnad/tält med en total 
bruttoarea om 120 kvm. Beslutet fattas med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen 
(2010:900) samt PBF 9 kap. 26 §. 

2. Byggsanktionsavgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas in till Danderyds kommun 
senast två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura 
skickas separat. 

3. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet framgår av 
tjänsteutlåtandet i ärendet. 

__________  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2026-06-09 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

 

§ 76 B 2022-000039 

 

DANDERYD 2:166 (ENEBYBERGSVÄGEN 7A) - 
Byggsanktionsavgifter - Ej återställt en tidsbegränsad 
åtgärd Tidsbegränsat bygglov för byggnad/tält - BTA 
806 

Ärende 
Ärendet utgår. 

__________  
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Sammanträdesdatum:  2026-06-09 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

 

§ 77 B 2025-000802 

 

 - 
Byggsanktionsavgifter – Lov i efterhand för 
markförändring 

Ärende 
En ansökan om bygglov och marklov i efterhand inkom avseende nyuppförda stödmurar 
samt utförda markförändringar på den södra delen av fastigheten. Åtgärderna hade vid 
tidpunkten för ansökan redan utförts utan erforderligt lov och utan startbesked. 

Stödmurarna uppgår till en sammanlagd längd om cirka 36 meter. 

Den 6 november 2025 beviljades bygglov och marklov i efterhand för åtgärderna. 
Åtgärderna bedömdes vara förenliga med gällande detaljplan. 

Ärendet omfattar byggsanktionsavgifter för att ha uppfört markförändringar utan marklov, 
startbesked och slutbesked. 

Någon byggsanktionsavgift för stödmurarna ska dock inte tas ut. Genom lagändringar i plan-
och bygglagen som trädde i kraft den 1 december 2025 krävs inte längre lov för murar och 
stödmurar upp till 1,2 meters höjd. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden påför  ägare till 

fastigheten, att betala en byggsanktionsavgift om 5 624 kronor. Beslutet fattas med 
stöd av 11 kap. 51 § PBL samt 9 kap. 17 § plan- och byggförordningen, PBF. 
Byggsanktionsavgiften ska enligt 11 kap 61 § PBL betalas in till Danderyds kommun 
senast två månader efter det att beslutet delgetts den avgiftsskyldige. Faktura skickas 
separat.  
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Sammanträdesdatum:  2026-06-09 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet framgår av 
tjänsteutlåtandet i ärendet.  

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden 
bifaller det. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden påför  ägare till 

fastigheten, att betala en byggsanktionsavgift om 5 624 kronor. Beslutet fattas med 
stöd av 11 kap. 51 § PBL samt 9 kap. 17 § plan- och byggförordningen, PBF. 
Byggsanktionsavgiften ska enligt 11 kap 61 § PBL betalas in till Danderyds kommun 
senast två månader efter det att beslutet delgetts den avgiftsskyldige. Faktura skickas 
separat.  

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet framgår av 
tjänsteutlåtandet i ärendet.  

__________  



 
 

 

 

32(49) Sidan har justerats elektroniskt 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2026-06-09 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

 

§ 78 B 2025-000411 

 

 - 
Byggsanktionsavgifter – Lov i efterhand för 
markförändring och stödmurar 

Ärende 
En ansökan inkom om bygglov i efterhand för uppförande av stödmur samt utförd 
markuppfyllnad. En stödmur med en längd om 13,8 meter hade uppförts och 
markuppfyllnader hade utförts i anslutning till muren. 

Den 20 januari beviljades bygglov i efterhand för åtgärderna. Stödmuren, som placerats på 
prickmark, har prövats inom ramen för lovprövningen och några negativa synpunkter inkom 
inte. 

Ärendet omfattar endast uttag av byggsanktionsavgift med anledning av att stödmuren 
uppförts utan bygglov och startbesked samt att markuppfyllnaden utförts utan marklov och 
startbesked. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden påför , ägare 

till fastigheten, att betala en byggsanktionsavgift om 12 135 kronor. Beslutet fattas med 
stöd av 11 kap. 51 § PBL samt 9 kap. 17 § 1p samt 9 kap. 12 § 2p plan-och 
byggförordningen, PBF. Byggsanktionsavgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas in till 
Danderyds kommun senast två månader efter det att beslutet har delgetts den 
avgiftsskyldige. Faktura skickas separat. 

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet framgår av 
tjänsteutlåtandet i ärendet. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2026-06-09 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden 
bifaller det. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden påför , ägare 

till fastigheten, att betala en byggsanktionsavgift om 12 135 kronor. Beslutet fattas med 
stöd av 11 kap. 51 § PBL samt 9 kap. 17 § 1p samt 9 kap. 12 § 2p plan-och 
byggförordningen, PBF. Byggsanktionsavgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas in till 
Danderyds kommun senast två månader efter det att beslutet har delgetts den 
avgiftsskyldige. Faktura skickas separat. 

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet framgår av 
tjänsteutlåtandet i ärendet. 

__________  
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Sammanträdesdatum:  2026-06-09 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

 

§ 79 B 2024-000686 

 

 - 
Byggsanktionsavgifter – Lov i efterhand (fasadändring) 

Ärende 
En ansökan om bygglov i efterhand inkom 2024-07-11 för utvändig ändring av enbostadshus 
med nytt tak och omfärgning av fasad samt nytt räcke på altan. 

Bygglov och startbesked i efterhand är beviljades 2024-08-27. 

Ärendet omfattar byggsanktionsavgifter för att ha uppfört åtgärderna utan bygglov, 
startbesked och slutbesked. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden påför  ägare till 

fastigheten , att betala en byggsanktionsavgift om 17 730 kronor. Beslutet 
fattas med stöd av 11 kap. 51 § PBL samt 9 kap. 10 § 1p plan- och byggförordningen, 
PBF. 

2. Byggsanktionsavgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas in till Danderyds kommun 
senast två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura 
skickas separat. 

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden 
bifaller det. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2026-06-09 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden påför  ägare till 

fastigheten , att betala en byggsanktionsavgift om 17 730 kronor. Beslutet 
fattas med stöd av 11 kap. 51 § PBL samt 9 kap. 10 § 1p plan- och byggförordningen, 
PBF. 

2. Byggsanktionsavgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas in till Danderyds kommun 
senast två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura 
skickas separat. 

__________  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2026-06-09 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

 

§ 80 B 2023-000209 

 

 - 
Byggsanktionsavgifter – Lov i efterhand 
(markförändring) 

Ärende 
Ett klagomål inkom 2022-06-20 angående olovliga markförändringar. Efter ett besök på 
fastigheten kunde man konstatera att lovpliktiga åtgärder hade utförts. Fastighetsägarna 
meddelades 2022-09-27 att en rättelse kunde genomföras genom att återställa till det 
befintliga eller att ansöka om lov i efterhand då bedömningen var att det fanns 
förutsättningar att få lov för de utförda åtgärderna. 

En ansökan om lov i efterhand för åtgärderna inkom 2023-02-26. 

2023-07-05 beviljades lov i efterhand med startbesked för utvändig ändring av enbostadshus 
med en altan/pooldäck i anslutning till bostadshuset som placerades till stor del i marknivån 
och en mindre del placeras upp till maximal höjd på 1,60 meter ovan mark. 

Dessutom beviljades marklov i efterhand för markändring i samband med uppförande av 
pooldäcket och anordnandet av en tillgänglig gångstig på fastigheten. 

Ärendet omfattar endast byggsanktionsavgift för att markförändringar har utförts utan 
marklov, startbesked och slutbesked. 

Någon byggsanktionsavgift för utvändig ändring eller fasadändring tas inte ut, eftersom 
åtgärden idag inte är bygglovspliktig. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden påför  och 

, ägare till fastigheten, att solidariskt betala en 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

a. byggsanktionsavgift om 11 544 kronor. Beslutet fattas med stöd av 11 kap. 51 § 
PBL samt 9 kap. 17 § 1 p, plan- och byggförordningen, PBF. 

2. Byggsanktionsavgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas in till Danderyds kommun 
senast två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura 
skickas separat.  

3. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet framgår av 
tjänsteutlåtandet i ärendet.  

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden 
bifaller det. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden påför  och 

, ägare till fastigheten, att solidariskt betala en 
a. byggsanktionsavgift om 11 544 kronor. Beslutet fattas med stöd av 11 kap. 51 § 

PBL samt 9 kap. 17 § 1 p, plan- och byggförordningen, PBF. 
2. Byggsanktionsavgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas in till Danderyds kommun 

senast två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura 
skickas separat.  

3. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet framgår av 
tjänsteutlåtandet i ärendet.  

__________  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2026-06-09 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

 

§ 81 B 2026-000188 

 

TRANHOLMEN 1:197 (UGGLESTIGEN 163) – 
Rivningslov för rivning av en byggnad, bygglov för 
rivning nybyggnad av enbostadshus samt lov för 
lovbefriad tillbyggnad 

Ärende 
Ärendet avser ansökan om rivningslov för rivning av befintlig huvudbyggnad med en 
bruttoarea om ca 39 kvm och en komplementbyggnad med en bruttoarea om ca 21 kvm. 
Vidare avser ärendet ansökan om bygglov för nybyggnad av en huvudbyggnad samt en 
lovbefriad tillbyggnad av huvudbyggnaden. 

Den föreslagna nybyggnaden av huvudbyggnad uppgår till en byggnadsarea (BYA) om 90 
kvm och en bruttoarea om 170 kvm. I ärendet ingår även en lovbefriad tillbyggnad av 
huvudbyggnaden med en bruttoarea och byggnadsarea om 30 kvm. 

Förslaget strider inte mot detaljplanen. Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att 
förutsättningar för att bevilja lov är uppfyllda. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar rivningslov med stöd av 9 kap. 75 § plan- 

och bygglagen, PBL. 
2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap. 56 § plan- och 

bygglagen, PBL. 
3. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap. 53 och 79 § 

plan- och bygglagen, PBL. 
4. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar marklov med stöd av 9 kap. 77 § plan- och 

bygglagen, PBL. 
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Sammanträdesdatum:  2026-06-09 
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5. Med stöd av 9 kap. 105 § PBL förenas beslutet med följande villkor: 
a. Det befintliga bostadshuset ska vara rivet innan startbesked för den föreslagna 

nybyggnaden kan meddelas. 
b. Trapphiss ska vara installerad innan slutbesked för den föreslagna 

huvudbyggnaden kan meddelas. 
6. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och stadsbyggnadsnämnden har gett ett 

startbesked. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag: Martin Nordström, Sandtäppevägen 17, 141 91 Huddinge 

7. Avgiften för handläggningen är 40 404 kronor för nybyggnaden och 7 696 kronor för 
rivningen i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

8. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet och villkor för 
lovet/startbeskedet framgår av tjänsteutlåtandet i ärendet. 

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden 
bifaller det. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar rivningslov med stöd av 9 kap. 75 § plan- 

och bygglagen, PBL. 
2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap. 56 § plan- och 

bygglagen, PBL. 
3. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap. 53 och 79 § 

plan- och bygglagen, PBL. 
4. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar marklov med stöd av 9 kap. 77 § plan- och 

bygglagen, PBL. 
5. Med stöd av 9 kap. 105 § PBL förenas beslutet med följande villkor: 

a. Det befintliga bostadshuset ska vara rivet innan startbesked för den föreslagna 
nybyggnaden kan meddelas. 
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b. Trapphiss ska vara installerad innan slutbesked för den föreslagna 
huvudbyggnaden kan meddelas. 

6. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och stadsbyggnadsnämnden har gett ett 
startbesked. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag: Martin Nordström, Sandtäppevägen 17, 141 91 Huddinge 

7. Avgiften för handläggningen är 40 404 kronor för nybyggnaden och 7 696 kronor för 
rivningen i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

8. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet och villkor för 
lovet/startbeskedet framgår av tjänsteutlåtandet i ärendet. 

__________  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2026-06-09 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

 

§ 82 B 2025-000441 

 

 - Byggsanktionsavgifter 
för rivning av komplementbyggnad 

Ärende 
Ärendet avser byggsanktionsavgift för att ha rivit en komplementbyggnad med en 
byggnadsarea om ca 12 kvm utan rivningslov och startbesked. 

Rivningslov i efterhand har beviljats av miljö-och stadsbyggnadskontoret för 
komplementbyggnaden den 17 juli 2025. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden påför  ägare till 

fastigheten, att betala en byggsanktionsavgift om 10 064 kronor. Beslutet fattas med 
stöd av 11 kap. 51 § PBL samt 9 kap. 15 § plan- och byggförordningen, PBF. 
Byggsanktionsavgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas in till Danderyds kommun 
senast två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura 
skickas separat. 

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet framgår av 
tjänsteutlåtandet i ärendet. 

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden 
bifaller det. 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden påför  ägare till 

fastigheten, att betala en byggsanktionsavgift om 10 064 kronor. Beslutet fattas med 
stöd av 11 kap. 51 § PBL samt 9 kap. 15 § plan- och byggförordningen, PBF. 
Byggsanktionsavgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas in till Danderyds kommun 
senast två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura 
skickas separat. 

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet framgår av 
tjänsteutlåtandet i ärendet. 

__________  
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

 

§ 83 B 2025-000573 

 

 - Byggsanktionsavgifter 
för bygglov i efterhand för tillbyggnad av 
enbostadshus 

Ärende 
Ärendet avser byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en tillbyggnad av enbostadshus med 
en byggnadsarea om 22 kvm utan bygglov och startbesked. 

Bygglov i efterhand har beviljats av miljö-och stadsbyggnadskontoret för tillbyggnaden av 
enbostadshuset den 3 september 2025. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden påför  och 

, ägarna till fastigheten, att solidariskt 
betala en byggsanktionsavgift om 31 672 kronor. Beslutet fattas med stöd av 11 kap. 51 
§ PBL samt 9 kap. 7 § plan- och byggförordningen, PBF. Byggsanktionsavgiften ska enligt 
11 kap. 61 § PBL betalas in till Danderyds kommun senast två månader efter det att 
beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura skickas separat. 

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet framgår av 
tjänsteutlåtandet i ärendet. 

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden 
bifaller det. 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden påför  och 

, ägarna till fastigheten, att solidariskt 
betala en byggsanktionsavgift om 31 672 kronor. Beslutet fattas med stöd av 11 kap. 51 
§ PBL samt 9 kap. 7 § plan- och byggförordningen, PBF. Byggsanktionsavgiften ska enligt 
11 kap. 61 § PBL betalas in till Danderyds kommun senast två månader efter det att 
beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura skickas separat. 

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet framgår av 
tjänsteutlåtandet i ärendet. 

__________  
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§ 84 B 2026-000405 

 

SJUKHUSET 7 - Rivningslov för rivning av hotell 

Ärende 
Ansökan avser rivningslov för rivning av befintlig byggnad. Det finns inget hinder i 
detaljplanen för rivning av byggnaden. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar rivningslov med stöd av 9 kap. 75 § plan- 

och bygglagen, PBL. 
2. I detta ärende krävs inte tekniskt samråd med stöd av 10 kap. 10 § PBL. 
3. För att genomföra åtgärden krävs kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 

byggherrens förslag. Kerstin Gustafsson, Strandbergsgatan 16, 11251 Stockholm 
4. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ger startbesked med stöd av 10 kap. 23–25 §§ PBL. 

Byggherrens förslag till kontrollplan fastställs. 
5. Avgiften för handläggningen är 30 784 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
6. Slutbesked krävs. 
7. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet och villkor för 

lovet/startbeskedet framgår av tjänsteutlåtandet i ärendet. 

Yrkanden 
Ordförande Claës Breitholtz (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Claës Breitholtz (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden 
bifaller det. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2026-06-09 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar rivningslov med stöd av 9 kap. 75 § plan- 

och bygglagen, PBL. 
2. I detta ärende krävs inte tekniskt samråd med stöd av 10 kap. 10 § PBL. 
3. För att genomföra åtgärden krävs kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 

byggherrens förslag. Kerstin Gustafsson, Strandbergsgatan 16, 11251 Stockholm 
4. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ger startbesked med stöd av 10 kap. 23–25 §§ PBL. 

Byggherrens förslag till kontrollplan fastställs. 
5. Avgiften för handläggningen är 30 784 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
6. Slutbesked krävs. 
7. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet och villkor för 

lovet/startbeskedet framgår av tjänsteutlåtandet i ärendet. 

__________  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2026-06-09 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

 

§ 85 MSN 2026/1 

 

Förteckning över delegationsbeslut för anmälan till 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden  

Ärende 
För miljö- och stadsbyggnadsnämndens kännedom anmäls förteckningarna och bilagorna: 

"Bygglovsavdelningens delegationsbeslut för anmälan till MSN 2026-06-09" 

"Miljöavdelningens delegationsbeslut för anmälan till MSN 2026-06-09”  

"Planavdelningens och stabens delegationsbeslutlista för anmälan till miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden 2026-06-09" 

__________  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2026-06-09 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

 

§ 86 MSN 2026/39 

 

Anmälningsärenden för kännedom till nämnden 

Ärende 
För miljö- och stadsbyggnadsnämndens kännedom anmäls förteckningen: 

"Förteckning Anmälningar till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2026-06-09" 

__________  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2026-06-09 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

 

§ 87 

 

Övrigt 
 

Erik Hafström (M) ställde en fråga som rör automatisering av bygglovsprocess. Bygg- och 
miljödirektör Elisabeth Thelin besvarar frågan. 

__________ 




