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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Datum: 2025-11-06 
Diarienummer: B 2025-000880 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Jamal  Esfahani 

  
 

POSTILJONEN 6 - Bygglov för skylt/ljusanordningskylt 

 
Ärendet 

Ärendet avser bygglov för uppställning av fristående skylt mot E18. Det finns ingen 
bestämmelse i detaljplanen och därmed strider inte förslaget mot detaljplanen.  

Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att skyltens lokalisering/placering och dess 
användning kan medföra en sådan påverkan på omgivningen som innebär fara för 
människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt (se 2 kap. 9 § PBL). 
 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att förutsättningar för att bevilja lov och 
startbesked inte är uppfyllda.  
 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
· Miljö- och stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 

§ plan- och bygglagen, PBL samt 2kap. 9 § PBL 

· Miljö- och stadsbyggnadsnämndens motivering till beslutet framgår av 
tjänsteutlåtandet i ärendet. 

Avgift 
Avgiften för beslutet är 8408 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Fakturan skickas separat. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning 

Planförhållande och kulturhistoriskt värde 
För fastigheterna gäller detaljplan S 362. Området är enligt detaljplanen avsett för 
trafikändamål. Området gränsar till E18 som utgör ett riksintresse för kommunikationer. 

 
Trafikverket har tidigare yttrat sig över skyltar i anslutning till E18. Trafikverket ansåg då att 
om en reklamskylt riktas mot trafikanter så riskerar den att avleda förarens fokus från 
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trafiken och distraktionen kan därmed bli till en trafiksäkerhetsrisk. Därför ska inte 
trafikplatser och motorleder med redan komplexa trafikmiljöer som kräver noggrannhet och 
uppmärksamhet från trafikanterna kompliceras ytterligare genom olika budskap och 
synintryck som inte är av relevans för trafikanternas fortsatta färd.  

Sträckan innehåller fem körfält, en påfartsramp och en busshållplats. På den aktuella platsen 
finns en busshållplats enbart för avstigning och en gångväg 
avsedd för passagerare som stiger av bussen till centrum.  

För att skyltanordningen ska kunna beviljas bygglov krävs det att skyltens 
lokalisering/placering och dess användning inte kan medföra en sådan påverkan på 
omgivningen som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet 
på annat sätt (se 2 kap. 9 § PBL).  

Kontoret anser att skylten med dess placering är olämplig och har en sådan påverkan på 
omgivningen att den innebär fara för människors hälsa och säkerhet (2 kap. 9 § PBL). 
Förutsättningarna för att bevilja sökt lov är således inte uppfyllda. 
 

 
 

Elisabeth Thelin   Jamal Esfahani 

Bygg- och miljödirektör  Stadsarkitekt 

 
 

Handlingar som fastställs genom beslutet 

1. Situationsplan x 2, 2025-10-02  
2. Illustration 2025-10-02 
3. fotografi 2025-10-02 
4. konstruktionsritningar 2025-10-02    

_________________________________________________________________ 
 
Delges: 
- klagande 
Underrättas: 
- fastighetsägare 
 
Kungörelse 
- kungörelse i Post- och inrikes Tidningar 
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